
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ARTOVA ARTOVA ANADOLU LİSESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME 47 47 299 6478

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,25 12,25 7,18 4,57 5,86 3,10 2,36 4,99 1,11 2,72 0,69 2,55 6,02 7,12 4,24 2,89 4,41 1,79 1,94 3,02 1,18 1,77 3,03 1,01 32,52 41,37 22,16 207,860

Okul Ortalaması 9,23 11,64 6,32 3,94 5,81 2,48 2,62 5,21 1,31 3,23 0,62 3,08 4,04 7,49 2,17 2,57 4,70 1,40 1,60 3,21 0,79 1,49 3,98 0,49 28,72 42,66 18,04 195,570

KATILIMLAR

1 249 HÜSEYİN GÜNER 09 16 13 12,75 6 6 4,50 5 5 3,75 4 0 4,00 17 8 15,00 3 7 1,25 2 3 1,25 3 6 1,50 56 48 44,00 272,767 719

2 252 LEYLA  E RÖZDEMİR 09 18 11 15,25 4 4 3,00 2 5 0,75 4 0 4,00 8 9 5,75 6 3 5,25 1 3 0,25 4 5 2,75 47 40 37,00 251,570 1185

3 261 ŞEYDA DEMİR 09 16 8 14,00 9 4 8,00 2 6 0,50 4 0 4,00 4 8 2,00 6 4 5,00 2 3 1,25 2 7 0,25 45 40 35,00 245,650 1354

4 260 RANA DİRİCAN 09B 11 9 8,75 4 4 3,00 2 6 0,50 4 0 4,00 12 13 8,75 4 5 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 41 41 30,75 233,527 1763

5 278 REYHAN ARSLAN 09A 11 8 9,00 5 4 4,00 3 4 2,00 4 0 4,00 9 8 7,00 3 3 2,25 35 27 28,25 225,840 2039

6 266 BERRA AKGÜL 09 10 8 8,00 5 4 4,00 3 4 2,00 4 0 4,00 10 9 7,75 4 6 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 37 36 28,00 225,218 2077

7 312 ÖMER DOLAY 09 10 11 7,25 7 5 5,75 5 4 4,00 3 1 2,75 8 11 5,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 39 45 27,75 224,584 2100

8 253 HAYRUNNİ SA AKGÜL 09 13 15 9,25 5 9 2,75 4 7 2,25 4 0 4,00 8 3 7,25 2 8 0,00 2 4 1,00 3 7 1,25 41 53 27,75 224,304 2112

9 251 HASAN DERDİYOK 09B 12 14 8,50 6 6 4,50 4 4 3,00 4 0 4,00 7 13 3,75 2 5 0,75 2 1 1,75 2 6 0,50 39 49 26,75 221,426 2240

10 301 HATİCE ÖZELLİ 09A 7 9 4,75 4 4 3,00 5 3 4,25 4 0 4,00 6 6 4,50 5 5 3,75 2 4 1,00 1 0 1,00 34 31 26,25 220,520 2279

11 258 EDANUR ERDEN 09 12 11 9,25 6 3 5,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 4 2,00 2 0 2,00 2 3 1,25 32 26 25,50 217,661 2387

12 267 YARENNUR ATAK 09B 13 14 9,50 5 7 3,25 4 8 2,00 4 0 4,00 6 11 3,25 3 5 1,75 3 4 2,00 1 7 -0,75 39 56 25,00 216,035 2454

13 275 HAYAT KOLCU 09B 14 12 11,00 5 7 3,25 4 4 3,00 3 1 2,75 1 9 -1,25 4 3 3,25 1 4 0,00 3 5 1,75 35 45 23,75 212,163 2612

14 269 EDANUR KAYA 09 10 9 7,75 4 5 2,75 2 8 0,00 4 0 4,00 6 4 5,00 3 2 2,50 29 28 22,00 207,225 2839

15 0 EFE KAAN AKINCI 09A 9 11 6,25 2 5 0,75 7 3 6,25 4 0 4,00 4 6 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 29 29 21,75 206,648 2873

16 290 AYTUNA ÖZTÜRK 09A 8 15 4,25 4 5 2,75 2 7 0,25 4 0 4,00 5 3 4,25 4 6 2,50 2 6 0,50 4 4 3,00 33 46 21,50 206,317 2893

17 274 RÜMEYSA ATEŞ 09 13 8 11,00 5 4 4,00 1 5 -0,25 4 0 4,00 2 6 0,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 29 29 21,75 206,051 2899

18 307 MEDİNE YILMAZ 09A 11 18 6,50 6 8 4,00 4 7 2,25 3 1 2,75 2 9 -0,25 3 7 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 37 62 21,50 206,034 2901

19 259 YAREN SEVER 09B 13 12 10,00 4 8 2,00 2 8 0,00 4 0 4,00 2 10 -0,50 3 7 1,25 2 5 0,75 5 4 4,00 35 54 21,50 205,569 2917

20 262 HÜSEYİN GÜNDOĞDU 09B 10 13 6,75 4 8 2,00 4 7 2,25 4 0 4,00 7 9 4,75 2 7 0,25 2 5 0,75 2 6 0,50 35 55 21,25 205,060 2938

21 284 BUSENUR ÖZTÜRK 09 12 8 10,00 2 7 0,25 2 4 1,00 4 0 4,00 4 2 3,50 3 4 2,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 29 33 20,75 203,155 3036

22 264 SELİM ÖZTÜRK 09 8 15 4,25 8 6 6,50 3 8 1,00 4 0 4,00 4 10 1,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 3 3 2,25 33 51 20,25 202,439 3064

23 270 NEVAGÜL ÇENGEL 09 12 5 10,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 26 25 19,75 200,121 3180

24 217 ALİSAMET AB AN 09 6 16 2,00 7 3 6,25 8 3 7,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 27 31 19,25 199,686 3208

25 297 BUSENUR GENÇAY 09 7 17 2,75 6 6 4,50 4 6 2,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 3 7 1,25 4 5 2,75 3 6 1,50 31 50 18,50 197,474 3342

26 289 SALİHA ÖZTÜRK 09A 10 14 6,50 3 8 1,00 4 5 2,75 3 1 2,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 28 41 17,75 194,612 3489

27 305 ARDA ŞENYAŞA 09 5 9 2,75 3 4 2,00 3 5 1,75 2 1 1,75 3 7 1,25 5 4 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 25 32 17,00 193,045 3579

28 268 MÜZEYYEN COŞKUN 09 10 10 7,50 3 5 1,75 0 7 -1,75 2 2 1,50 5 1 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 24 32 16,00 189,211 3816

29 273 ELİF NUR EROĞLU 09 10 9 7,75 2 7 0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 3 3 2,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 24 35 15,25 186,874 3940
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ARTOVA ARTOVA ANADOLU LİSESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME 47 47 299 6478

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,25 12,25 7,18 4,57 5,86 3,10 2,36 4,99 1,11 2,72 0,69 2,55 6,02 7,12 4,24 2,89 4,41 1,79 1,94 3,02 1,18 1,77 3,03 1,01 32,52 41,37 22,16 207,860

Okul Ortalaması 9,23 11,64 6,32 3,94 5,81 2,48 2,62 5,21 1,31 3,23 0,62 3,08 4,04 7,49 2,17 2,57 4,70 1,40 1,60 3,21 0,79 1,49 3,98 0,49 28,72 42,66 18,04 195,570

KATILIMLAR

30 272 REVANUR GÜNEŞ 09 10 11 7,25 4 6 2,50 3 4 2,00 4 0 4,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 23 31 15,25 186,869 3942

31 309 HAMİDE KAYA 09 10 7 8,25 2 8 0,00 3 8 1,00 3 1 2,75 4 14 0,50 3 6 1,50 3 4 2,00 1 8 -1,00 29 56 15,00 186,118 3987

32 303 SİNEM SİVRİNAC 09A 7 7 5,25 1 7 -0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 5 1,75 2 2 1,50 2 4 1,00 21 30 13,50 182,069 4211

33 296 BÜŞRA ERCAN 09 7 17 2,75 6 6 4,50 3 5 1,75 4 0 4,00 3 12 0,00 1 8 -1,00 2 6 0,50 2 5 0,75 28 59 13,25 181,482 4254

34 263 İREM DEMİREL 09 9 12 6,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 5 3 4,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 22 35 13,25 181,250 4266

35 291 FATİH ZEYTUN 09A 4 12 1,00 4 5 2,75 5 4 4,00 4 0 4,00 1 3 0,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 21 32 13,00 180,988 4287

36 285 ELİF NUR KÜTÜKCÜ 09A 7 10 4,50 1 8 -1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 5 12 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 22 44 11,00 174,531 4678

37 299 MELİKE KAYA 09 5 7 3,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 14 15 10,25 172,459 4782

38 293 NASIF NASİP 09A 6 18 1,50 5 7 3,25 4 6 2,50 2 1 1,75 3 10 0,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 1 6 -0,50 23 59 8,25 166,555 5109

39 286 FATMANUR ZEYTİN 09 10 12 7,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 0 8 -2,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 18 41 7,75 164,427 5207

40 304 BERRANUR SEVER 09 5 23 -0,75 5 8 3,00 3 9 0,75 2 2 1,50 2 14 -1,50 3 7 1,25 4 5 2,75 2 7 0,25 26 75 7,25 164,061 5228

41 314 BUĞRA KOLUKISA 09 5 12 2,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 3 1 2,75 8 22 2,50 3 7 1,25 1 8 -1,00 1 9 -1,25 25 75 6,25 160,488 5380

42 295 ŞEYMA İPEK 09 6 13 2,75 2 9 -0,25 2 4 1,00 3 1 2,75 2 7 0,25 3 5 1,75 0 6 -1,50 0 4 -1,00 18 49 5,75 158,897 5454

43 292 EFE AYDAN 09A 6 10 3,50 4 7 2,25 0 6 -1,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 15 39 5,25 157,337 5527

44 300 HAZAL ERKOCA 09 5 11 2,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 7 -0,75 3 4 2,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 14 41 3,75 153,030 5719

45 308 İHSAN ÇITAK 09 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 144,190 6027

46 181 NİSANUR 10 6 9 3,75 3 8 1,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 11 -1,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 13 51 0,25 142,214 6085

47 254 AHMET İPEK 09 8 22 2,50 5 9 2,75 1 11 -1,75 0 4 -1,00 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 22 98 -2,50 134,010 6339
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ARTOVA ARTOVA ANADOLU LİSESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME 47 47 299 6478

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,25 12,25 7,18 4,57 5,86 3,10 2,36 4,99 1,11 2,72 0,69 2,55 6,02 7,12 4,24 2,89 4,41 1,79 1,94 3,02 1,18 1,77 3,03 1,01 32,52 41,37 22,16 207,860

Okul Ortalaması 9,23 11,64 6,32 3,94 5,81 2,48 2,62 5,21 1,31 3,23 0,62 3,08 4,04 7,49 2,17 2,57 4,70 1,40 1,60 3,21 0,79 1,49 3,98 0,49 28,72 42,66 18,04 195,570

KATILIMLAR
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100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
09 09A 09B 10

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
09 09A 09B 10



09 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ARTOVA ARTOVA ANADOLU LİSESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME 47 47 299 6478

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,25 12,25 7,18 4,57 5,86 3,10 2,36 4,99 1,11 2,72 0,69 2,55 6,02 7,12 4,24 2,89 4,41 1,79 1,94 3,02 1,18 1,77 3,03 1,01 32,52 41,37 22,16 207,860

Okul Ortalaması 9,23 11,64 6,32 3,94 5,81 2,48 2,62 5,21 1,31 3,23 0,62 3,08 4,04 7,49 2,17 2,57 4,70 1,40 1,60 3,21 0,79 1,49 3,98 0,49 28,72 42,66 18,04 195,570

SINIF: 09

KATILIMLAR

1 249 HÜSEYİN GÜNER 09 16 13 12,75 6 6 4,50 5 5 3,75 4 0 4,00 17 8 15,00 3 7 1,25 2 3 1,25 3 6 1,50 56 48 44,00 272,767 719

2 252 LEYLA  E RÖZDEMİR 09 18 11 15,25 4 4 3,00 2 5 0,75 4 0 4,00 8 9 5,75 6 3 5,25 1 3 0,25 4 5 2,75 47 40 37,00 251,570 1185

3 261 ŞEYDA DEMİR 09 16 8 14,00 9 4 8,00 2 6 0,50 4 0 4,00 4 8 2,00 6 4 5,00 2 3 1,25 2 7 0,25 45 40 35,00 245,650 1354

4 266 BERRA AKGÜL 09 10 8 8,00 5 4 4,00 3 4 2,00 4 0 4,00 10 9 7,75 4 6 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 37 36 28,00 225,218 2077

5 312 ÖMER DOLAY 09 10 11 7,25 7 5 5,75 5 4 4,00 3 1 2,75 8 11 5,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 39 45 27,75 224,584 2100

6 253 HAYRUNNİ SA AKGÜL 09 13 15 9,25 5 9 2,75 4 7 2,25 4 0 4,00 8 3 7,25 2 8 0,00 2 4 1,00 3 7 1,25 41 53 27,75 224,304 2112

7 258 EDANUR ERDEN 09 12 11 9,25 6 3 5,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 4 2,00 2 0 2,00 2 3 1,25 32 26 25,50 217,661 2387

8 269 EDANUR KAYA 09 10 9 7,75 4 5 2,75 2 8 0,00 4 0 4,00 6 4 5,00 3 2 2,50 29 28 22,00 207,225 2839

9 274 RÜMEYSA ATEŞ 09 13 8 11,00 5 4 4,00 1 5 -0,25 4 0 4,00 2 6 0,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 29 29 21,75 206,051 2899

10 284 BUSENUR ÖZTÜRK 09 12 8 10,00 2 7 0,25 2 4 1,00 4 0 4,00 4 2 3,50 3 4 2,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 29 33 20,75 203,155 3036

11 264 SELİM ÖZTÜRK 09 8 15 4,25 8 6 6,50 3 8 1,00 4 0 4,00 4 10 1,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 3 3 2,25 33 51 20,25 202,439 3064

12 270 NEVAGÜL ÇENGEL 09 12 5 10,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 26 25 19,75 200,121 3180

13 217 ALİSAMET AB AN 09 6 16 2,00 7 3 6,25 8 3 7,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 27 31 19,25 199,686 3208

14 297 BUSENUR GENÇAY 09 7 17 2,75 6 6 4,50 4 6 2,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 3 7 1,25 4 5 2,75 3 6 1,50 31 50 18,50 197,474 3342

15 305 ARDA ŞENYAŞA 09 5 9 2,75 3 4 2,00 3 5 1,75 2 1 1,75 3 7 1,25 5 4 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 25 32 17,00 193,045 3579

16 268 MÜZEYYEN COŞKUN 09 10 10 7,50 3 5 1,75 0 7 -1,75 2 2 1,50 5 1 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 24 32 16,00 189,211 3816

17 273 ELİF NUR EROĞLU 09 10 9 7,75 2 7 0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 3 3 2,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 24 35 15,25 186,874 3940

18 272 REVANUR GÜNEŞ 09 10 11 7,25 4 6 2,50 3 4 2,00 4 0 4,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 23 31 15,25 186,869 3942

19 309 HAMİDE KAYA 09 10 7 8,25 2 8 0,00 3 8 1,00 3 1 2,75 4 14 0,50 3 6 1,50 3 4 2,00 1 8 -1,00 29 56 15,00 186,118 3987

20 296 BÜŞRA ERCAN 09 7 17 2,75 6 6 4,50 3 5 1,75 4 0 4,00 3 12 0,00 1 8 -1,00 2 6 0,50 2 5 0,75 28 59 13,25 181,482 4254

21 263 İREM DEMİREL 09 9 12 6,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 5 3 4,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 22 35 13,25 181,250 4266

22 299 MELİKE KAYA 09 5 7 3,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 14 15 10,25 172,459 4782

23 286 FATMANUR ZEYTİN 09 10 12 7,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 0 8 -2,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 18 41 7,75 164,427 5207

24 304 BERRANUR SEVER 09 5 23 -0,75 5 8 3,00 3 9 0,75 2 2 1,50 2 14 -1,50 3 7 1,25 4 5 2,75 2 7 0,25 26 75 7,25 164,061 5228

25 314 BUĞRA KOLUKISA 09 5 12 2,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 3 1 2,75 8 22 2,50 3 7 1,25 1 8 -1,00 1 9 -1,25 25 75 6,25 160,488 5380

26 295 ŞEYMA İPEK 09 6 13 2,75 2 9 -0,25 2 4 1,00 3 1 2,75 2 7 0,25 3 5 1,75 0 6 -1,50 0 4 -1,00 18 49 5,75 158,897 5454

27 300 HAZAL ERKOCA 09 5 11 2,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 7 -0,75 3 4 2,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 14 41 3,75 153,030 5719

28 308 İHSAN ÇITAK 09 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 144,190 6027



09 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ARTOVA ARTOVA ANADOLU LİSESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME 47 47 299 6478

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,25 12,25 7,18 4,57 5,86 3,10 2,36 4,99 1,11 2,72 0,69 2,55 6,02 7,12 4,24 2,89 4,41 1,79 1,94 3,02 1,18 1,77 3,03 1,01 32,52 41,37 22,16 207,860

Okul Ortalaması 9,23 11,64 6,32 3,94 5,81 2,48 2,62 5,21 1,31 3,23 0,62 3,08 4,04 7,49 2,17 2,57 4,70 1,40 1,60 3,21 0,79 1,49 3,98 0,49 28,72 42,66 18,04 195,570

SINIF: 09

KATILIMLAR

29 254 AHMET İPEK 09 8 22 2,50 5 9 2,75 1 11 -1,75 0 4 -1,00 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 22 98 -2,50 134,010 6339
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09A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ARTOVA ARTOVA ANADOLU LİSESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME 47 47 299 6478

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,25 12,25 7,18 4,57 5,86 3,10 2,36 4,99 1,11 2,72 0,69 2,55 6,02 7,12 4,24 2,89 4,41 1,79 1,94 3,02 1,18 1,77 3,03 1,01 32,52 41,37 22,16 207,860

Okul Ortalaması 9,23 11,64 6,32 3,94 5,81 2,48 2,62 5,21 1,31 3,23 0,62 3,08 4,04 7,49 2,17 2,57 4,70 1,40 1,60 3,21 0,79 1,49 3,98 0,49 28,72 42,66 18,04 195,570

SINIF: 09A

KATILIMLAR

1 278 REYHAN ARSLAN 09A 11 8 9,00 5 4 4,00 3 4 2,00 4 0 4,00 9 8 7,00 3 3 2,25 35 27 28,25 225,840 2039

2 301 HATİCE ÖZELLİ 09A 7 9 4,75 4 4 3,00 5 3 4,25 4 0 4,00 6 6 4,50 5 5 3,75 2 4 1,00 1 0 1,00 34 31 26,25 220,520 2279

3 0 EFE KAAN AKINCI 09A 9 11 6,25 2 5 0,75 7 3 6,25 4 0 4,00 4 6 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 29 29 21,75 206,648 2873

4 290 AYTUNA ÖZTÜRK 09A 8 15 4,25 4 5 2,75 2 7 0,25 4 0 4,00 5 3 4,25 4 6 2,50 2 6 0,50 4 4 3,00 33 46 21,50 206,317 2893

5 307 MEDİNE YILMAZ 09A 11 18 6,50 6 8 4,00 4 7 2,25 3 1 2,75 2 9 -0,25 3 7 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 37 62 21,50 206,034 2901

6 289 SALİHA ÖZTÜRK 09A 10 14 6,50 3 8 1,00 4 5 2,75 3 1 2,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 28 41 17,75 194,612 3489

7 303 SİNEM SİVRİNAC 09A 7 7 5,25 1 7 -0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 5 1,75 2 2 1,50 2 4 1,00 21 30 13,50 182,069 4211

8 291 FATİH ZEYTUN 09A 4 12 1,00 4 5 2,75 5 4 4,00 4 0 4,00 1 3 0,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 21 32 13,00 180,988 4287

9 285 ELİF NUR KÜTÜKCÜ 09A 7 10 4,50 1 8 -1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 5 12 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 22 44 11,00 174,531 4678

10 293 NASIF NASİP 09A 6 18 1,50 5 7 3,25 4 6 2,50 2 1 1,75 3 10 0,50 2 6 0,50 0 5 -1,25 1 6 -0,50 23 59 8,25 166,555 5109

11 292 EFE AYDAN 09A 6 10 3,50 4 7 2,25 0 6 -1,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 15 39 5,25 157,337 5527

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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09B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ARTOVA ARTOVA ANADOLU LİSESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME 47 47 299 6478

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,25 12,25 7,18 4,57 5,86 3,10 2,36 4,99 1,11 2,72 0,69 2,55 6,02 7,12 4,24 2,89 4,41 1,79 1,94 3,02 1,18 1,77 3,03 1,01 32,52 41,37 22,16 207,860

Okul Ortalaması 9,23 11,64 6,32 3,94 5,81 2,48 2,62 5,21 1,31 3,23 0,62 3,08 4,04 7,49 2,17 2,57 4,70 1,40 1,60 3,21 0,79 1,49 3,98 0,49 28,72 42,66 18,04 195,570

SINIF: 09B

KATILIMLAR

1 260 RANA DİRİCAN 09B 11 9 8,75 4 4 3,00 2 6 0,50 4 0 4,00 12 13 8,75 4 5 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 41 41 30,75 233,527 1763

2 251 HASAN DERDİYOK 09B 12 14 8,50 6 6 4,50 4 4 3,00 4 0 4,00 7 13 3,75 2 5 0,75 2 1 1,75 2 6 0,50 39 49 26,75 221,426 2240

3 267 YARENNUR ATAK 09B 13 14 9,50 5 7 3,25 4 8 2,00 4 0 4,00 6 11 3,25 3 5 1,75 3 4 2,00 1 7 -0,75 39 56 25,00 216,035 2454

4 275 HAYAT KOLCU 09B 14 12 11,00 5 7 3,25 4 4 3,00 3 1 2,75 1 9 -1,25 4 3 3,25 1 4 0,00 3 5 1,75 35 45 23,75 212,163 2612

5 259 YAREN SEVER 09B 13 12 10,00 4 8 2,00 2 8 0,00 4 0 4,00 2 10 -0,50 3 7 1,25 2 5 0,75 5 4 4,00 35 54 21,50 205,569 2917

6 262 HÜSEYİN GÜNDOĞDU 09B 10 13 6,75 4 8 2,00 4 7 2,25 4 0 4,00 7 9 4,75 2 7 0,25 2 5 0,75 2 6 0,50 35 55 21,25 205,060 2938

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ARTOVA ARTOVA ANADOLU LİSESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME 47 47 299 6478

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,25 12,25 7,18 4,57 5,86 3,10 2,36 4,99 1,11 2,72 0,69 2,55 6,02 7,12 4,24 2,89 4,41 1,79 1,94 3,02 1,18 1,77 3,03 1,01 32,52 41,37 22,16 207,860

Okul Ortalaması 9,23 11,64 6,32 3,94 5,81 2,48 2,62 5,21 1,31 3,23 0,62 3,08 4,04 7,49 2,17 2,57 4,70 1,40 1,60 3,21 0,79 1,49 3,98 0,49 28,72 42,66 18,04 195,570

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 181 NİSANUR 10 6 9 3,75 3 8 1,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 11 -1,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 13 51 0,25 142,214 6085

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İPEK 254 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,010 207,860 29 47 47 297 6339

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 22 2,50 8 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 5 9 2,75 20 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 4 -1,00 -25 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 5 25 -1,25 -4 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 3 27 -3,75 -13 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 22 98 -2,50 -2 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe aeCbBbbddddBccCeeEeAaaaBbbbAcd

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal dDdDaAaBbbccCeeeddDbbbaaaccddb

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik AbedcBabcdedcbabcbCbabcDeccCee

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen ccccbedddDbbbbEeeeaaaacccbAecd

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 6 25
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 1 3 25
HİKÂYE 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 4 4 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 3 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 11 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 3 23 12
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 4 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 4 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 8 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİSAMET AB AN 217 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,686 207,860 13 24 24 164 3208

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 16 2,00 7 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 7 3 6,25 45 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 0 4 -1,00 -3 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 27 31 19,25 16 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe bbeE aaeBbbc ad cea eCD A D  d

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal DAb e dE CEB De DdECADDBBbEBCc

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik      d e   a   a              

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen         b     E        c  EdCd

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 1 6 13
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 0 3 0
HİKÂYE 3 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 3 3 38
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 3 0 75
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 8 3 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 0 4 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 2 2 25
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞENYAŞA 305 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,045 207,860 15 27 27 185 3579

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 5 9 2,75 9 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 3 4 2,00 14 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 8 10 5,50 18 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 3 7 1,25 4 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 4 1 3,75 38 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 25 32 17,00 14 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe aAaeBa   ACB  a  c     cde    

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal  e cE Cc e E   D  eb ECcdab BE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik c   aB    a   Db  aE a   c    

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen dbEBaBAb DAE  E B  a  a       

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 4 25
MASAL/FABL 3 3 0 100
ŞİİR 4 0 1 0
HİKÂYE 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 3 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 5 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 3 7 12
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 1 1 25
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 0 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKGÜL 266 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,218 207,860 4 6 6 100 2077

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 8 8,00 27 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 5 4 4,00 29 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 10 9 7,75 26 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 5 11 2,25 8 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 37 36 28,00 23 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe D   C c B edcC cA E ceDd DD  B

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal DAe  abE C e Dd Da    baBCEBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik b dB a   BCaaeEa  aCBE bD C C 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen BEeAeAcbcd   eEbdb  e         

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 1 25
MASAL/FABL 3 1 1 33
ŞİİR 4 1 2 25
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 3 2 38
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 2 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 4 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 8 8 31
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRANUR SEVER 304 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,061 207,860 24 40 40 257 5228

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 5 23 -0,75 -3 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 5 8 3,00 21 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 10 19 5,25 18 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 2 14 -1,50 -5 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 4 5 2,75 28 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 9 19 4,25 14 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 26 75 7,25 6 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe EcaDccbecbdacEacdaeAbedBac ee 

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal eeebdAacDCBE bdedAcbeEdcaDcbBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik bdDe     ac    aed    cbbabCe 

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen beEcdedbADAEabEb dcEDdcba Abec

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 6 25
MASAL/FABL 3 0 3 0
ŞİİR 4 1 3 25
HİKÂYE 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 7 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 9 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 1 11 4
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 2 2 50
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 7 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA KOLUKISA 314 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,488 207,860 25 41 41 261 5380

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 5 12 2,00 7 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 3 7 1,25 9 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 1 9 -1,25 -10 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 7 17 2,75 9 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 8 22 2,50 8 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 1 8 -1,00 -10 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 5 24 -1,00 -3 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 25 75 6,25 5 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe acde  Eb  CB dace  A  ee D  d 

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal ebeD  CBed  dcebEb becbad DCdE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik ceacbeaCBaeEabcaddCaBCdadbECad

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen ebEcbeAdeDcbCbdaa bbDcbeabcbed

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 1 5 13
MASAL/FABL 3 2 0 67
ŞİİR 4 0 3 0
HİKÂYE 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 2 4 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 1 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 9 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 7 19 27
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 3 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 7 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENUR GENÇAY 297 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,474 207,860 14 25 25 174 3342

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 17 2,75 9 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 6 6 4,50 32 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 0 3 -0,75 -3 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 4 5 2,75 28 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 10 18 5,50 18 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 31 50 18,50 15 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe aAbD ccddbbcc ae E ceDCBca A d

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal BbebEAbaDCeE  aDb DA ceaeDDCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik c  e     b                    

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen eebaeBAbAcbECdEa dbEDEa cCdaed

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 5 25
MASAL/FABL 3 0 3 0
ŞİİR 4 0 3 0
HİKÂYE 3 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 3 4 38
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 2 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 4 6 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 0 3 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 2 2 50
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 2 5 25
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENUR ÖZTÜRK 284 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,155 207,860 10 21 21 154 3036

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 8 10,00 33 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 2 7 0,25 2 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 8 11 5,25 18 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 4 2 3,50 12 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 5 12 2,00 7 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 29 33 20,75 17 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe EAaD  Eb ebB E   dDAdDCBdD e  

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal e Aa baeD d  bB a b  dC  bDCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik         Bd        C B      a C

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen A Ea cAe e   bEb  b ebaA ad   

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 4 2 50
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 1 0 25
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 5 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 4 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 4 1 15
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 3 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ERCAN 296 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,482 207,860 20 33 33 218 4254

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 17 2,75 9 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 6 6 4,50 32 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 3 12 0,00 0 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 5 19 0,25 1 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 28 59 13,25 11 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe bdcEebecBCbd d cAea cC  AaaE a

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal DbeBBCccdb B DdE a  dcaB CEBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik aAdc    bc c e d deC   bb   C 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen dde eAebee Ae Ebedbd  ceaE dCc

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 1 7 13
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 4 0 2 0
HİKÂYE 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 3 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 3 5 38
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 5 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 2 10 8
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 0 3 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 3 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 2 4 25
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ERDEN 258 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,661 207,860 7 11 11 118 2387

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 11 9,25 31 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 6 3 5,25 38 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 1 3 0,25 2 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 2 2 1,50 5 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 2 0 2,00 20 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 7 7 5,25 18 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 32 26 25,50 21 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe EcCe cbC  CBaEbbC  AbDeBEa Ad 

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal BeA  AaBc  EC  e Ac      aDCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik         a  E           b E    

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen beEB  Ab c E  E     D  b   eeE

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 3 4 38
MASAL/FABL 3 2 0 67
ŞİİR 4 1 2 25
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 4 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 3 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 2 1 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 1 0 25
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 2 3 25
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR KAYA 269 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,225 207,860 8 14 14 138 2839

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 9 7,75 26 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 4 5 2,75 20 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 2 8 0,00 0 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 10 13 6,75 23 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 6 4 5,00 17 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 3 2 2,50 25 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 3 2 2,50 8 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 29 28 22,00 18 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe   CDB EC cdB Ea bd AbDbed  A  

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal  bAb b e aBEC  edAcd EaaeaDCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik A  b   C C bb b   CE   D      

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen A  BaB b                      

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 5 0 63
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 1 1 25
HİKÂYE 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 4 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 3 0 75
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 8 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 5 4 19
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR EROĞLU 273 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,874 207,860 17 29 29 200 3940

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 9 7,75 26 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 2 7 0,25 2 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 1 4 0,00 0 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 7 11 4,25 14 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 3 3 2,25 8 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 4 12 1,00 3 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 24 35 15,25 13 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe Ed   ab cACcd  DbaDAbDCB   A  

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal e  eadCdD cb    c  Add  a DCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik c     e B             bD   C  

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen e Ec eee b   bEb d  e E  C  ed

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 1 3 13
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 4 1 1 25
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 0 5 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 2 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 4 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 1 2 4
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 3 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ZEYTİN 286 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,427 207,860 23 39 39 256 5207

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 12 7,00 23 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 0 3 -0,75 -5 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 1 5 -0,25 -2 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 4 9 1,75 6 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 0 8 -2,00 -7 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 4 12 1,00 3 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 18 41 7,75 6 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe DCbcaaD Bd Ba EdAec BeDCe  c  

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal    cc  c       d    beadB EBCa

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik      de    e       acd   b  a 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen d D bce b    bEA c c   Aaab  b

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 3 4 38
MASAL/FABL 3 1 1 33
ŞİİR 4 2 1 50
HİKÂYE 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 0 3 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 5 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 0 6 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 2 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 3 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİDE KAYA 309 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,118 207,860 19 31 31 205 3987

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 7 8,25 28 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 2 8 0,00 0 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 3 8 1,00 8 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 8 17 3,75 13 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 4 14 0,50 2 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 3 4 2,00 20 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 7 18 2,50 8 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 29 56 15,00 13 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe D AdC acBC BedE AbEd    A     

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal    eabeEd beCcddDBEebabca EBCb

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik c   d dB   aa dabAbe bEbD  cd 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen BbebdAabD aAB  ba DdeecAabce e

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 3 3 38
MASAL/FABL 3 2 0 67
ŞİİR 4 2 2 50
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 4 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 0 3 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 8 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 3 12 12
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 0 4 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 1 2 25
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 6 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİ SA AKGÜL 253 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,304 207,860 6 8 8 103 2112

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 15 9,25 31 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 5 9 2,75 20 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 13 16 9,00 30 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 8 3 7,25 24 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 2 8 0,00 0 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 7 19 2,25 8 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 41 53 27,75 23 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe DaAECac aCeBbC BAbEbBeDaAcacda

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal eAbaeacbdCEBaDAaeaEbAcbBc EBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik  b       B a eEC   C E  D CB  

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen ecebdAceDe ba E Caa bdDbaaEdCd

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 4 3 50
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 2 1 50
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 7 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 3 1 75
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 4 7 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 7 3 27
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 0 4 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 3 5 38
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ERKOCA 300 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,030 207,860 27 44 44 272 5719

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 5 11 2,25 8 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 1 5 -0,25 -2 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 1 5 -0,25 -2 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 4 12 1,00 3 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 1 7 -0,75 -3 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 4 11 1,25 4 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 14 41 3,75 3 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe aeCD e b  d     bc A DeBbe b  

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal  D acd a   c  a d  b   aaDDdcE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik ce     a   a      b   dDb     

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen cD B Bee c   A e d   ca    ddd

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 4 25
MASAL/FABL 3 0 1 0
ŞİİR 4 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 4 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 5 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 0 5 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 5 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN GÜNER 249 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,767 207,860 1 1 1 58 719

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 13 12,75 43 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 6 6 4,50 32 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 17 8 15,00 50 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 8 16 4,00 13 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 56 48 44,00 37 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe baAcCcDcBCABedadA ECBeDdAaDECa

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal eADe CAadCEa e  DaEbAbbaBCEBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik D  eBbeBeBdD DECa DCBEEbe CBCE

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen BbbcebeCeAE  bEb   dD ccaEceCd

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 3 5 38
MASAL/FABL 3 3 0 100
ŞİİR 4 1 3 25
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 3 4 38
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 3 1 75
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 5 5 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 16 6 62
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 0 4 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 1 1 25
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 3 5 38
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN ÇITAK 308 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,190 207,860 28 45 45 287 6027

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 1 2 0,50 2 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 0 2 -0,50 -4 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 1 3 0,25 1 6,58 6,88 6,77

Toplam: 120 2 5 0,75 1 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe a          B          a       

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal    c d         D            d 

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 0 1 0
MASAL/FABL 3 1 0 33
ŞİİR 4 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 0 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DEMİREL 263 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,250 207,860 21 34 34 220 4266

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 12 6,00 20 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 3 6 1,50 11 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 0 4 -1,00 -8 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 6 11 3,25 11 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 0 4 -1,00 -3 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 5 3 4,25 43 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 22 35 13,25 11 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe ceC ce C  CBe abaEDe DeBc  A d

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal ab e  aeb BEC a c b    d  DCBa

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik                   ab   bb     

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen deEB BAe D  de  a   D b D    a

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 4 25
MASAL/FABL 3 2 0 67
ŞİİR 4 0 2 0
HİKÂYE 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 0 4 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 3 1 75
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 0 2 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 2 2 25
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA  E RÖZDEMİR 252 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,570 207,860 2 2 2 70 1185

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 18 11 15,25 51 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 4 4 3,00 21 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 2 5 0,75 6 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 8 9 5,75 19 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 6 3 5,25 53 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 47 40 37,00 31 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe DaAECEcdBCbBDCEaADaCBeDC cacCd

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal DADeea    E  e  aad AcDc  EBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik   ce E eb CD eE dA  B EdDd  d 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen B eAeABCDd    Eb  aabdDAabEa A

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 5 3 63
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 4 4 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 3 2 38
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 1 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 5 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 7 6 27
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 3 4 38
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KAYA 299 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,459 207,860 22 37 37 235 4782

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 5 7 3,25 11 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 1 1 0,75 5 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 0 1 -0,25 -2 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 5 2 4,50 15 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 1 1 0,75 3 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 3 3 2,25 23 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 14 15 10,25 9 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe D  E    aaAc    AeEb e     d  

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal a D              a        EBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik            c                 E

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen      e      BbEbdE     d      

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 0 25
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 0 1 0
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 1 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 1 1 4
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 1 0 25
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN COŞKUN 268 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,211 207,860 16 28 28 194 3816

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 10 7,50 25 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 3 5 1,75 13 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 0 7 -1,75 -15 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 5 14 1,50 5 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 5 1 4,75 16 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 4 7 2,25 8 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 24 32 16,00 13 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe   CDB EC ddBcEa  a ebDeBd aA  

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal e  aEc  baBE  cbd be  a  baCcE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik A    B C C  D     a           

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen A cB Bcb   E   ecd     e      

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 5 0 63
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 1 1 25
HİKÂYE 3 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 3 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 7 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 5 1 19
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 1 1 25
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVAGÜL ÇENGEL 270 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,121 207,860 12 23 23 163 3180

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 5 10,75 36 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 1 5 -0,25 -2 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 0 4 -1,00 -8 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 5 9 2,75 9 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 3 2 2,50 8 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 26 25 19,75 16 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe  bA  aa BC  bd  ADECBCD  DD   

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal b be     aE  c d   ee  a  EBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik                   a Bb  D   C 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen   e be C   d DEAa   a c  E Bec

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 1 3 13
MASAL/FABL 3 2 0 67
ŞİİR 4 0 2 0
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 0 40

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 0 3 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 1 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 1 2 4
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 2 3 25
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DOLAY 312 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,584 207,860 5 7 7 102 2100

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 11 7,25 24 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 7 5 5,75 41 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 8 11 5,25 18 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 39 45 27,75 23 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe aAae b acbCB  d bEaA DCB a A C

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal cbAe Ab DCBECbaDbADd E  aDcCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik c    BeCBa Eb D   daB eDbd Cae

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen Ae Ba A eDc  bEb eb bb d  d eE

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 1 5 13
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 4 0 2 0
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 2 4 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 3 1 75
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 5 4 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 6 9 23
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 1 0 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 4 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REVANUR GÜNEŞ 272 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,869 207,860 18 30 30 201 3942

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 11 7,25 24 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 4 6 2,50 18 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 1 3 0,25 1 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 1 7 -0,75 -3 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 23 31 15,25 13 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe cd d Ec BCea d cADECBCDdc  c  

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal aeb  CAb aEB cb bd e D B CEBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik  b           b          D  c  

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen c e e   c    bE        ea     

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 1 4 13
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 4 0 2 0
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 4 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 3 1 75
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 4 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 0 3 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ATEŞ 274 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,051 207,860 9 17 17 143 2899

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 8 11,00 37 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 5 4 4,00 29 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 1 5 -0,25 -2 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 2 6 0,50 2 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 4 2 3,50 35 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 29 29 21,75 18 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe DCAECaD BC    adAeaaBCDbA b   

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal DAbee b  C B Deb  E dcb   EBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik            b   a     E be  Bac

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen BEDAbb         e        a ae  

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 6 1 75
MASAL/FABL 3 2 0 67
ŞİİR 4 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 2 4 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 5 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 2 3 8
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 3 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM ÖZTÜRK 264 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,439 207,860 11 22 22 156 3064

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 15 4,25 14 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 8 6 6,50 46 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 3 8 1,00 8 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 15 14 11,50 38 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 4 10 1,50 5 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 33 51 20,25 17 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe edcaCEbccC  b dcAbcbcCDbA D   

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal DAeceCAbcCEBaD EcdbCdeadeCEBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik Ddd B      aebda  b B a    aC 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen dcD bbe c   cbEA c  DC ca d  A

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 6 25
MASAL/FABL 3 1 1 33
ŞİİR 4 0 2 0
HİKÂYE 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 0 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 3 5 38
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 4 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 8 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 3 10 12
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 3 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 3 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA DEMİR 261 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,650 207,860 3 3 3 76 1354

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 16 8 14,00 47 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 9 4 8,00 57 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 4 8 2,00 7 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 6 4 5,00 50 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 45 40 35,00 29 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe E  DBcECBeCaBaa CE ACDeBcDcA  

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal  eADEACeDdaECAaD Aedbd  d DCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik  cDda d  C   bbb  a B  D      

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen AeEBeBAbAcd   EbBd  bEad Cdbea

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 5 1 63
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 1 2 25
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 5 2 63
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 3 1 75
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 6 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 3 8 12
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 6 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA İPEK 295 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,897 207,860 26 42 42 263 5454

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 29 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 13 2,75 9 6,41 6,32 7,18

Tarih 14 2 9 -0,25 -2 2,61 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 0,92 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,04 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 6,58 6,88 6,77

Matematik 30 2 7 0,25 1 2,13 2,17 4,24

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,45 1,40 1,79

Kimya 10 0 6 -1,50 -15 0,78 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 0,28 0,49 1,01

TYT Fen 30 3 15 -0,75 -3 2,52 2,69 3,98

Toplam: 120 18 49 5,75 5 17,64 18,06 22,17

TYT Türkçe DdAc  a cC e a cADceadDbc     

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal a ceB dE abcdc  DaE  cb  eEBCc

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik  A d a  d  b ea      E       d

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen BEe abebD   db b dca    cb e d

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 3 25
MASAL/FABL 3 1 1 33
ŞİİR 4 0 2 0
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 2 4 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 0 3 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 4 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 2 7 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 3 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 3 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYTUNA ÖZTÜRK 290 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,317 207,860 4 16 16 141 2893

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 11 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 8 15 4,25 14 4,82 6,32 7,18

Tarih 14 4 5 2,75 20 2,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 2,25 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,16 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 7,41 6,88 6,77

Matematik 30 5 3 4,25 14 2,11 2,17 4,24

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,32 1,40 1,79

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,75 0,79 1,18

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 0,68 0,49 1,01

TYT Fen 30 10 16 6,00 20 2,75 2,69 3,98

Toplam: 120 33 46 21,50 18 17,09 18,06 22,17

TYT Türkçe  CAa  c cCAde a A bbBCDbdcadbe

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal DAbecCd   E  eddDdEed be  EBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik  A    A   C    b  c   Ec    C 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen BbebeAeCDe cacEd EbdDd baEEB d

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 2 25
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 4 0 3 0
HİKÂYE 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 2 4 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 7 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 4 2 15
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 0 4 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 1 2 25
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 4 2 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AYDAN 292 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,337 207,860 11 43 43 266 5527

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 11 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 10 3,50 12 4,82 6,32 7,18

Tarih 14 4 7 2,25 16 2,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 0 6 -1,50 -13 2,25 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 3,16 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 6 14 2,50 8 7,41 6,88 6,77

Matematik 30 0 4 -1,00 -3 2,11 2,17 4,24

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,32 1,40 1,79

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,75 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,68 0,49 1,01

TYT Fen 30 3 11 0,25 1 2,75 2,69 3,98

Toplam: 120 15 39 5,25 4 17,09 18,06 22,17

TYT Türkçe   Aa c BBde b d Aea eC Ce     

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal eAb abcceCE C d bd   b ad EBb 

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik   d    c  a  e                

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen e eA c a  a  cEda D ce  a     

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 2 25
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 0 2 0
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 6 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 0 6 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 0 4 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 1 0 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 1 1 25
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KAAN AKINCI 0 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,648 207,860 3 15 15 140 2873

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 11 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 9 11 6,25 21 4,82 6,32 7,18

Tarih 14 2 5 0,75 5 2,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 2,25 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,16 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 7,41 6,88 6,77

Matematik 30 4 6 2,50 8 2,11 2,17 4,24

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,32 1,40 1,79

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,75 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,68 0,49 1,01

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 2,75 2,69 3,98

Toplam: 120 29 29 21,75 18 17,09 18,06 22,17

TYT Türkçe c be cE BeCc EC aEbA DecEb    

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal eeAe   c dB   B  AeACECaaDDCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik    d  B     D bae  E  bDb     

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen    B B   b   A   a     cb     

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 1 4 13
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 3 0 75
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 4 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 0 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 7 3 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 3 4 12
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 0 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 0 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR KÜTÜKCÜ 285 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,531 207,860 9 36 36 233 4678

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 11 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 10 4,50 15 4,82 6,32 7,18

Tarih 14 1 8 -1,00 -7 2,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 1 3 0,25 2 2,25 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,16 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 6 11 3,25 11 7,41 6,88 6,77

Matematik 30 5 12 2,00 7 2,11 2,17 4,24

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,32 1,40 1,79

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,75 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 0,68 0,49 1,01

TYT Fen 30 4 11 1,25 4 2,75 2,69 3,98

Toplam: 120 22 44 11,00 9 17,09 18,06 22,17

TYT Türkçe aeCD e b Adc     EeA DeBc  b  

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal  b ecd  D acad  d      aaDDCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik ce     a a acea   a B dDbE CcC

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen   EB aeb a   cED  b b a    ddd

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 4 25
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 0 0 0
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 0 5 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 0 3 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 3 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 3 10 12
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 5 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ZEYTUN 291 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,988 207,860 8 35 35 221 4287

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 11 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 4 12 1,00 3 4,82 6,32 7,18

Tarih 14 4 5 2,75 20 2,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 2,25 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,16 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 7,41 6,88 6,77

Matematik 30 1 3 0,25 1 2,11 2,17 4,24

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,32 1,40 1,79

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,75 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,68 0,49 1,01

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 2,75 2,69 3,98

Toplam: 120 21 32 13,00 11 17,09 18,06 22,17

TYT Türkçe  Cea  c cbb     AeEbeeDbb     

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal eAb  Cd  aEB c  DBEeAebe CEBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik     d      b D    a           

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen Bbb edB b     Eb      bc      

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 1 3 13
MASAL/FABL 3 0 3 0
ŞİİR 4 0 0 0
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 3 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 3 1 75
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 5 4 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 1 3 4
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÖZELLİ 301 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,520 207,860 2 10 10 111 2279

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 11 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 9 4,75 16 4,82 6,32 7,18

Tarih 14 4 4 3,00 21 2,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 2,25 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,16 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 7,41 6,88 6,77

Matematik 30 6 6 4,50 15 2,11 2,17 4,24

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,32 1,40 1,79

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,75 0,79 1,18

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,68 0,49 1,01

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 2,75 2,69 3,98

Toplam: 120 34 31 26,25 22 17,09 18,06 22,17

TYT Türkçe E dD bE  eCc  a  ceA DC d  e  

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal  bcbEA  c BE   DdbDe E  BDDCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik         B     ba  aEB bDb ECc 

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen bDEBCedbAcA  eEbe e D         

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 3 2 38
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 0 1 0
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 2 3 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 5 3 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 4 4 15
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 0 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE YILMAZ 307 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,034 207,860 5 18 18 144 2901

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 11 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 18 6,50 22 4,82 6,32 7,18

Tarih 14 6 8 4,00 29 2,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 2,25 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,16 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 13 16 9,00 30 7,41 6,88 6,77

Matematik 30 2 9 -0,25 -1 2,11 2,17 4,24

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,32 1,40 1,79

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,75 0,79 1,18

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 0,68 0,49 1,01

TYT Fen 30 11 19 6,25 21 2,75 2,69 3,98

Toplam: 120 37 62 21,50 18 17,09 18,06 22,17

TYT Türkçe bdAECEc BCABebadADaaBeaeeaadbe

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal eAceBddEebbBCDeEedECbbac CEBeD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik  A     d      d ac  cE    deab

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen cEedeAeCceEdBbEddcadbdDAEEbcCd

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 4 3 50
MASAL/FABL 3 3 0 100
ŞİİR 4 1 3 25
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 3 5 38
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 3 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 4 7 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 2 8 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 1 3 25
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 5 3 63
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NASIF NASİP 293 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,555 207,860 10 38 38 249 5109

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 11 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 18 1,50 5 4,82 6,32 7,18

Tarih 14 5 7 3,25 23 2,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 2,25 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 3,16 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 11 14 7,50 25 7,41 6,88 6,77

Matematik 30 3 10 0,50 2 2,11 2,17 4,24

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,32 1,40 1,79

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 0,75 0,79 1,18

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 0,68 0,49 1,01

TYT Fen 30 3 17 -1,25 -4 2,75 2,69 3,98

Toplam: 120 23 59 8,25 7 17,09 18,06 22,17

TYT Türkçe acdcBaEec dc cCab DAd Ceba c b

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal eDbeEbCB Cad baDbce CEbBa c BE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik dcabb c Bb E  a   d    D   a  

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen beEa eA cad e  c  bacc dabb  E

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE
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100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 6 25
MASAL/FABL 3 0 2 0
ŞİİR 4 1 3 25
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 3 5 38
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 2 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 4 6 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 2 9 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 4 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN ARSLAN 278 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,840 207,860 1 5 5 98 2039

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 11 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 8 9,00 30 4,82 6,32 7,18

Tarih 14 5 4 4,00 29 2,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 2,25 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,16 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 7,41 6,88 6,77

Matematik 30 9 8 7,00 23 2,11 2,17 4,24

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,32 1,40 1,79

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,75 0,79 1,18

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,68 0,49 1,01

TYT Fen 30 3 3 2,25 8 2,75 2,69 3,98

Toplam: 120 35 27 28,25 24 17,09 18,06 22,17

TYT Türkçe bCeE EDe Cb    aA EbBCDCda    

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal bAeB bd  CE  De  aEaA Da  EBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik b  B c  dBCDb  C A bc E b CBa 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen B   bAe Dd                    

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 4 3 50
MASAL/FABL 3 1 1 33
ŞİİR 4 0 0 0
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 2 3 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 3 4 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 9 6 35
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 0 2 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA ÖZTÜRK 289 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,612 207,860 6 26 26 179 3489

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 11 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 14 6,50 22 4,82 6,32 7,18

Tarih 14 3 8 1,00 7 2,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 2,25 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,16 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 10 14 6,50 22 7,41 6,88 6,77

Matematik 30 3 3 2,25 8 2,11 2,17 4,24

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,32 1,40 1,79

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,75 0,79 1,18

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 0,68 0,49 1,01

TYT Fen 30 5 10 2,50 8 2,75 2,69 3,98

Toplam: 120 28 41 17,75 15 17,09 18,06 22,17

TYT Türkçe EACbBDcb ACBd ae aD eeCcab ce 

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal ebAbddCa Cc  bdbEd Ae  BaDcCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik         Bae   b        D     C

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen      e beeb  bE Bc  DEac   C c

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 5 3 63
MASAL/FABL 3 3 0 100
ŞİİR 4 0 2 0
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 7 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 1 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 4 5 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 2 3 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 2 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 3 3 38
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM SİVRİNAC 303 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,069 207,860 7 32 32 216 4211

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 11 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 7 7 5,25 18 4,82 6,32 7,18

Tarih 14 1 7 -0,75 -5 2,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 2 1 1,75 15 2,25 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 3,16 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 5 9 2,75 9 7,41 6,88 6,77

Matematik 30 2 3 1,25 4 2,11 2,17 4,24

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,32 1,40 1,79

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,75 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,68 0,49 1,01

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 2,75 2,69 3,98

Toplam: 120 21 30 13,50 11 17,09 18,06 22,17

TYT Türkçe E Ceec   A c     c AbDeB   A  

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal e  bEca c eb      cA E     CBa

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik     b   c          EB       c 

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen  a BaBbdAc    EbBd  Dda    Ced

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 2 3 25
MASAL/FABL 3 1 1 33
ŞİİR 4 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 3 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 0 3 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 1 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 2 3 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 1 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 2 4 25
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN DERDİYOK 251 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,426 207,860 2 9 9 108 2240

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 6 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 12 14 8,50 28 9,08 6,32 7,18

Tarih 14 6 6 4,50 32 3,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 1,79 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,79 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 8,58 6,88 6,77

Matematik 30 7 13 3,75 13 3,12 2,17 4,24

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,67 1,40 1,79

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,08 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 1,29 0,49 1,01

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 4,04 2,69 3,98

Toplam: 120 39 49 26,75 22 24,83 18,06 22,17

TYT Türkçe EAaDeccCdbCccaC C DAeDCdc  edC

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal eeAcdcC DCBEe  D  eAeECaa DCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik  d  bB edC Eadec a b CAe Ec aC

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen  edB eAd cb   ED    Dbbd acC d

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 4 4 50
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 1 2 25
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 5 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 3 1 75
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 4 4 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 6 12 23
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 0 3 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 0 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 2 4 25
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT KOLCU 275 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,163 207,860 4 13 13 129 2612

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 6 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 14 12 11,00 37 9,08 6,32 7,18

Tarih 14 5 7 3,25 23 3,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 1,79 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,79 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 8,58 6,88 6,77

Matematik 30 1 9 -1,25 -4 3,12 2,17 4,24

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,67 1,40 1,79

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,08 0,79 1,18

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 1,29 0,49 1,01

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 4,04 2,69 3,98

Toplam: 120 35 45 23,75 20 24,83 18,06 22,17

TYT Türkçe DaAEbEc BCeBcdEBAeEbeCDaeD c  

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal bAeecCda CEB bb DaE A  BaeEBdD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik       e ba a e a     c   A da 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen BE bddB D a c Ebe   a DcbEEd e

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 4 3 50
MASAL/FABL 3 2 1 67
ŞİİR 4 2 2 50
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 6 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 4 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 4 4 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 0 8 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 3 4 38
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN GÜNDOĞDU 262 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,060 207,860 6 20 20 150 2938

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 6 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 10 13 6,75 23 9,08 6,32 7,18

Tarih 14 4 8 2,00 14 3,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 1,79 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,79 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 12 15 8,25 28 8,58 6,88 6,77

Matematik 30 7 9 4,75 16 3,12 2,17 4,24

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,67 1,40 1,79

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,08 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 1,29 0,49 1,01

TYT Fen 30 6 18 1,50 5 4,04 2,69 3,98

Toplam: 120 35 55 21,25 18 24,83 18,06 22,17

TYT Türkçe  aAEC D BddBed  AbaeBeDeA cc a

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal a baBedE CbeCccaDaEadeDBa EBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik  dcBdb  C a    a  cCB E D eBb 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen dbbcbAe bA b DEb dbce bbaEba A

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 4 1 50
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 1 2 25
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 2 4 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 3 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 4 7 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 6 8 23
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 0 4 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 3 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 6 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA DİRİCAN 260 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,527 207,860 1 4 4 88 1763

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 6 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 11 9 8,75 29 9,08 6,32 7,18

Tarih 14 4 4 3,00 21 3,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 1,79 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,79 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 10 10 7,50 25 8,58 6,88 6,77

Matematik 30 12 13 8,75 29 3,12 2,17 4,24

Fizik 10 4 5 2,75 28 1,67 1,40 1,79

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,08 0,79 1,18

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,29 0,49 1,01

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 4,04 2,69 3,98

Toplam: 120 41 41 30,75 26 24,83 18,06 22,17

TYT Türkçe  AaD aE BeCcc d Ca A Dea D A C

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal  bcDdA aD B   dbE  ddEb c DCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik c DeadeCBCeac bDc bEBCAD b CcC

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen Ae BaeAebDA  bEb e  D a  C    

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 3 2 38
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 1 1 25
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 0 40

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 2 4 25
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 1 0 25
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 6 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 9 13 35
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 1 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN SEVER 259 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,569 207,860 5 19 19 146 2917

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 6 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 12 10,00 33 9,08 6,32 7,18

Tarih 14 4 8 2,00 14 3,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 2 8 0,00 0 1,79 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,79 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 10 16 6,00 20 8,58 6,88 6,77

Matematik 30 2 10 -0,50 -2 3,12 2,17 4,24

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,67 1,40 1,79

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,08 0,79 1,18

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 1,29 0,49 1,01

TYT Fen 30 10 16 6,00 20 4,04 2,69 3,98

Toplam: 120 35 54 21,50 18 24,83 18,06 22,17

TYT Türkçe EACD cbCBedcc  cCEbAbDCade A C

Cevap Anahtarı B EACDBDECBACBBECDCEDACDCBEDDABC

TYT Sosyal ebAc dacDeaEC abE  bdEbeebDCBE

Cevap Anahtarı B BDADEACBDCBECABDEADACECBBDDCBE

TYT Matematik cdb   e       aa     abDbE  c 

Cevap Anahtarı B AADAEBBCBCBEDCDDAECEBCADAEECBC

TYT Fen cadBCBeedcdd AEbca  DbaADddC E

Cevap Anahtarı B ADEBCBACADAECAEDBBDEDEEADCACBE
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 5 2 63
MASAL/FABL 3 0 3 0
ŞİİR 4 1 1 25
HİKÂYE 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 5 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 2 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 2 8 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 1 8 4
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 2 0
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 5 2 63
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YARENNUR ATAK 267 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,035 207,860 3 12 12 121 2454

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 6 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 13 14 9,50 32 9,08 6,32 7,18

Tarih 14 5 7 3,25 23 3,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 1,79 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,79 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 8,58 6,88 6,77

Matematik 30 6 11 3,25 11 3,12 2,17 4,24

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,67 1,40 1,79

Kimya 10 3 4 2,00 20 1,08 0,79 1,18

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 1,29 0,49 1,01

TYT Fen 30 7 16 3,00 10 4,04 2,69 3,98

Toplam: 120 39 56 25,00 21 24,83 18,06 22,17

TYT Türkçe DCAECEc caAdbdEcADabBCcdA ac e

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal aAbc Ceb aEeCDbdDdEadDbcBbEBCD

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik c cd d  aBea  ca  b BE bD C C 

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen dbe eAB bA e bEb cDBbdaca E bd

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 6 1 75
MASAL/FABL 3 1 2 33
ŞİİR 4 1 3 25
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 5 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 2 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 4 8 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 4 10 15
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 2 1 50
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 5 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 092804 9.SINIF 4.DENEME

TOKAT / ARTOVA / ARTOVA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR 181 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,214 207,860 1 46 46 289 6085

Puanı Hesaplanan: 47 47 299 6478

Katılımlar: 1 47 47 299 6478

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 30 6 9 3,75 13 3,75 6,32 7,18

Tarih 14 3 8 1,00 7 1,00 2,48 3,10

Coğrafya-1 12 1 6 -0,50 -4 -0,50 1,31 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 4 -1,00 -25 -1,00 3,08 2,55

TYT Sosyal 30 4 18 -0,50 -2 -0,50 6,88 6,77

Matematik 30 1 11 -1,75 -6 -1,75 2,17 4,24

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 -0,75 1,40 1,79

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,79 1,18

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 -0,25 0,49 1,01

TYT Fen 30 2 13 -1,25 -4 -1,25 2,69 3,98

Toplam: 120 13 51 0,25 0 0,25 18,06 22,17

TYT Türkçe  ac C  aBC  e    e  BCDeb  aa 

Cevap Anahtarı A DCAECEDBBCABDCEBADECBCDCADDECB

TYT Sosyal ede aCA ddcBa     E dccdeabcae

Cevap Anahtarı A DADBBCAEACEBCDAEDBECADDBBCEBCD

TYT Matematik  ccceE cbc  a   bd        d   

Cevap Anahtarı A DAABBEABCBCDCDECEADCBEEADACBCE

TYT Fen  aD bceded         a  bcEa eb 

Cevap Anahtarı A BEDACABCDAEABDEACEDBDCDAEEEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Edebiyat S D Y B%

ROMAN 8 1 3 13
MASAL/FABL 3 2 0 67
ŞİİR 4 0 1 0
HİKÂYE 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 8 1 5 13
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 4 2 2 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 12 1 6 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 26 1 11 4
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 3 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 4 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 8 1 5 13
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
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